LANDKREIS LUNEBURG
DER LANDRAT

Mobilitat Vorlagenart Vorlagennummer

\Verantwortlich: Borchers, Stefan

Datum: 29.08.2023 Beschlussvorlage| 2023/289

Offentlichkeitsstatus: 6ffentlich

Beratungsgegenstand:
Zuschuss Elbfahre Tanja fur Baggerarbeiten am Fahranleger Darchau

Produkt/e:
Mobilitat
547-000 OPNV/ Mobilitat

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium

o 12.09.2023 Ausschuss fiir Mobilitat

o] 20.09.2023 Ausschuss fur Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
O 25.09.2023 Kreisausschuss

Anlage/n:

Beschlussvorschlag:

Der Landkreis Liineburg bezuschusst bis zu maximal 50 % der Gesamtkosten, welche fir die Baggerarbeiten am
Fahranleger in Darchau nétig sind, um den Fahrverkehr wiederaufzunehmen. Der Zuschuss ist auf hochstens 25.000 €
beschrankt und wird unter dem Vorbehalt gewahrt, dass sich auch der Landkreis Liichow-Dannenberg in angemessener
Weise an den Gesamtkosten beteiligt. Der Anteil des Landkreises Liineburg verringert sich entsprechend anteilig. Die
genaue Hohe des Zuschusses wird erst mit der Einreichung der Abschlussrechnung endgiiltig bestimmt

Sachlage:

Der Fahrbetrieb Tanja hat vorsorglich einen Antrag auf Zuschuss fir mogliche Baggerarbeiten gestellt. Wie im letzten
Jahr ist auch ab Spatsommer mit anhaltenden Niedrigwasser zu rechnen und damit verbundenen Fahrausfallen zu
rechnen. Um den Betrieb schnell wieder aufnehmen zu kénnen, kann die Gemeinde Neu Darchau die Firma Elbe-Kies-
Forderung beauftragen, auf einer Flache von ca. 15 x 100 m eine Fahrrinne durch die Sandbank am Fahranleger
Darchau zu graben. Die Kosten werden hierfiir auf ca. 30.000 bis 50.000 € geschatzt. Der Umfang der Baggerarbeiten
richtet sich nach den Bodenbeschaffenheiten und dem Pegelstand der Elbe, weshalb eine genaue Kalkulation nicht
moglich ist.
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Durch einen moglichen Fahrausfall sind rund 90 Schiilerinnen und Schiiler und weitere 1.500 Pendlerinnen und Pendler
sowie Gewerbetreibende aus und nach Amt Neuhaus betroffen, welche ohne den Fahrbetrieb groRe Umwege in Kauf
nehmen missen. Flr den Schulbusnotverkehr fallen pro Schultag ca. 650,00 € an. Nach zwei Monaten (38 Schultagen),
ware der Schulbusnotverkehr teurer als die Beteiligung an den Baggerarbeiten, sofern man vom teuersten Szenario
ausgeht. Tendenziell wiirde sich die Beteiligung schon frither akklimatisieren. AuRerdem wiirde ein weiterer langer
Fahrausfall zur Verschiebung der Pendlerstréme nach Bleckede bewirken, weshalb es dort zu GibermaRigen
Wartezeiten kdme.

Finanzielle Auswirkungen:

a) fir die Umsetzung der Malinahmen: 25.000 €

b) an Folgekosten: €

c) Haushaltsrechtlich gesichert:
\:‘im Haushaltsplan veranschlagt
durch Uberplanmafige/aullerplanmalige Ausgabe

[ Jdurch Mittelverschiebung im Budget
Begriindung:

|:|Sonstiges:

d) mogliche Einnahmen:
wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:

[ Ja
nein

Dklérungsbedﬂrftig

Klimawirkungsprifung:

Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?
keine wesentlichen Auswirkungen
\:’positive Auswirkungen (Begrindung)

\:lnegative Auswirkungen (Begriindung)

Begrindung:
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m Antwort: Zuschuss Baggerarbeiten Fahrbetrieb Tanja |
Mirko Lekat An: Andreas Dau 24.07.2023 14:11
Kopie: Stefan Borchers, Philip Gallmeister

Von: Mirko Lekat/LKLG/DE
An: "Andreas Dau" <faehre-tanja@gmx.de>
Kopie: Stefan Borchers/LKLG/DE@LKLG, Philip Gallmeister/LKLG/DE@LKLG

Moin Herr Dau,

ich bestatige den Antragseingang. Leider ist dieser nach den letzten Sitzungen vor der Sommerpause
eingegangen, weshalb der Antrag erst in den Ausschiissen am 23. und 28. August besprochen
werden kann. Sollte es vorher nétig sein zu baggern, beantragen Sie bitte den vorzeitigen
MalRnahmenbeginn, damit ich den Zuschuss rechtlich einwandfrei zahlen kénnte, falls die Politik

zustimmt.

Mit freundlichen Gri3en

Im Auftrag

Mirko Lekat

Landkreis Luneburg - Mobilitat

Gebéaude 12 - Zimmer 102

Konrad-Zuse-Allee 10 - 21337 Lineburg

Telefon +49 4131 26 1168 - Fax +49 4131 26 2168
E-Mail mirko.lekat@landkreis-lueneburg.de
http://landkreis-lueneburg.de

Postanschrift: Auf dem Michaeliskloster 4 - 21335 Liineburg
Rechtliche Hinweise: https://www.landkreis-lueneburg.de/e-mail
Bitte an die Umwelt denken, bevor diese Mail ausgedruckt wird!

"Andreas Dau" ---07.07.2023 10:38:50---Sehr geehrter Herr Lekat,

Von: "Andreas Dau" <faehre-tanja@gmx.de>
An: <mirko.lekat@landkreis-lueneburg.de>
Datum: 07.07.2023 10:38

Betreff: Zuschuss Baggerarbeiten Fahrbetrieb Tanja

Sehr geehrter Herr Lekat,

dieses Jahr sieht es mit der Sandverteilung und dem Niedrigwasser etwas besser als das
letzte Jahr aus. So kdnnen wir bei einem Wasserstand von 112 cm noch gut ibersetzen, wo




im letzten Jahr bei 120cm schon gar nichts mehr ging. Trotzdem wissen wir nicht, wie sich
der Wasserstand weiter entwickeln wird. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre kénnten
wir schnell wieder in die Situation kommen, die Fahrrinne mittels Baggerarbeiten freihalten
zu mussen.

Vorsorglich beantrage ich daher fiir den Fall, dass wir baggern miissen, einen Zuschuss zu
diesen Arbeiten seitens des Landkreises Lineburg in Hohe von 50% bei veranschlagten
Baggerkosten bis maximal 50.000€.

In der Hoffnung auf einen positiven Bescheid lhrerseits verbleibe ich mit freundlichen
GrifSen,

Andreas Dau
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